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Käsittelyvaiheet

Rakennusvalvonnan lupa-arkkitehti on päätöksellään 1.8.2018 § 513 myöntänyt luvan kahdelle 
kaksikerroksiselle luhtitalolle, jäteaitaukselle, puuaidalle ja kahdelle maalämpökaivolle. 

Naapurit sekä 63 lähialueen asukasta tekivät päätöksestä oikaisuvaatimuksen 17.8.2018. 
Oikaisuvaatimuksessa, joka on esityslistatekstin liitteenä, vedotaan mm. hankkeen asemakaavan 
vastaisuuteen, suunnitelmissa oleviin virheisiin ja luhtitalojen rakentamista omakotitaloalueelle 
koskevaan valtuustoaloitteeseen. 

Käsitellessään asiaa 2.10.2018 rakennuslupajaosto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi, sillä 
rakennukset eivät sen käsityksen mukaan soveltuneet kaupunkikuvallisesti rakennettuun ympäristöön 
eikä luvan yhteydessä myönnettyjä poikkeuksia voitu pitää vähäisinä.

Rakennuslupajaosto päätti 26.3.2019 hyväksyä vastoin rakennusvalvontajohtajan esitystä 
oikaisuvaatimuksen ja hylätä rakennuslupahakemuksen. Hankkeeseen ryhtyvä on valittanut päätöksestä 
Helsingin hallinto-oikeudelle. Rakennuslupajaosto päätti kokouksessaan 4.6.2019 lausunnon antamisesta
hallinto-oikeudelle. Lausunnossa esitettiin valituksen hylkäämistä mm. MRL 117 §:n 1 momentin 
vastaisena. 

Hallinto-oikeus on 8.10.2019 antamallaan ratkaisullaan 19/0644/5 hyväksynyt valituksen. Hallinto-oikeus
on päätöksessään käsitellyt rakennuslupajaoston oikaisuvaatimuksen hyväksyvän päätöksen perustelut 
eikä ole hyväksynyt niitä miltään osin. Hallinto-oikeus on palauttanut oikaisuvaatimusasian uudelleen 
käsiteltäväksi rakennuslupajaostossa.

Hankkeeseen ryhtyvä on hakenut uutta rakennuslupaa aiemmilla suunnitelmilla sekä oikeutta vakuutta 
vastaan aloittaa rakennustyöt ennen luvan lainvoimaisuutta ja saattaa ne loppuun. Rakennusvalvonnan 
tarkastusrakennusmestari on päätöksellään 20.11.2019 § 1169 myöntänyt rakennusluvan ja oikeuden 
aloittaa rakennustyöt vakuutta vastaan.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 
rakennuslupajaosto 26.11.2019 § 137

Rakennusvalvontajohtajan esitys:
Päätetään hylätä oikaisuvaatimus.

Päätetään jättää oikaisuvaatimus tutkimatta muiden kuin viereisen ja vastapäisen rakennuspaikkojen 
omistajien tekemänä.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. 

Tämä pykälä tarkastetaan heti.



Perustelut

Hallinto-oikeuden mukaan hanke on asemakaavan mukainen kerroslukua, rakentamisen määrää ja ulko-
oleskelutiloja koskevien määräysten osalta. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät siten pidä 
paikkaansa.

Oikaisuvaatimuksessa on vedottu siihen, että autopaikat sijoittuvat puistomaiselle tontin osalle. Hallinto-
oikeuden päätöksen mukaan pihajärjestelyt eivät ole kaavan vastaisia.
 
Hallinto-oikeus on päätöksessään todennut rakennusten ulkoasun täyttävän kauneuden ja 
sopusuhtaisuuden vaatimukset. 

Oikaisuvaatimuksessa on vedottu suunnitelmien virheisiin. Hankkeen suunnitelmat ovat rakentamista 
koskevien säännösten mukainen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n mukaan valitusoikeus rakennuslupapäätöksestä on:
1.  viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
2. sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen 

päätös voi olennaisesti vaikuttaa
3. sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
4. kunnalla.

Oikaisuvaatimuksen tekijöistä kolme on viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajia. Muiden osalta 
ei ole esitetty mitään selvitystä siitä, että MRL 192 §:n 2) tai 3) kohdan mukaan heillä olisi oikeus tehdä 
oikaisuvaatimus. Näin ollen heitä ei katsota oikaisuvaatimuksen tekijöiksi.

Edellä esitetyillä perusteilla voidaan todeta, että oikaisuvaatimus on perusteeton ja, että maankäyttö- ja 
rakennuslain 135 §:n mukaiset edellytykset rakennusluvan myöntämiselle täyttyvät. Oikaisuvaatimus 
tulee hylätä.

Päätös:
Hyväksyttiin rakennusvalvontajohtajan esitys.

Tämä pykälä tarkastettiin heti.
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